
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Mlli Egemenlik İlkokulu Binot 4. Sınıf 4. Deneme 175 271 271 2448

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,87 9 6 8,57 6 6 5,98 8 4 7,62 3 3 3,06 35 24 34,96 449,567

Okul Ortalaması 11 4 10,94 9 5 9,23 7 5 6,54 8 3 8,20 4 2 3,53 38 20 37,82 478,229

KATILIMLAR

1 0 METİN KAAN GÜR 4A 15 0 15,00 12 3 12,00 10 2 10,00 12 0 12,00 6 0 6,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

2 0 YİĞİT ÖZKAN 4A 15 0 15,00 13 2 13,00 10 2 10,00 12 0 12,00 5 1 5,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

3 0 ELİF ZENGİN 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 9 3 9,00 12 0 12,00 5 1 5,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

4 0 BERKAY GÜREL 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 3 9,00 12 0 12,00 6 0 6,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

5 0 BÜŞRA UYAR 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 3 9,00 12 0 12,00 4 2 4,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

6 0 BEDİRHAN ÇALIŞKAN4A 14 1 14,00 15 0 15,00 9 3 9,00 11 1 11,00 6 0 6,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

7 0 AHMET AR AKAR 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 8 4 8,00 12 0 12,00 6 0 6,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

8 0 TUNA OYĞUR 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 10 2 10,00 12 0 12,00 5 1 5,00 55 5 55,00 650,000 1 1 1 1 27

9 0 SILA KAPLAN 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 9 3 9,00 12 0 12,00 4 2 4,00 54 6 54,00 640,000 9 9 15 15 69

10 0 EGE KARADAĞ 4A 15 0 15,00 12 3 12,00 9 3 9,00 12 0 12,00 6 0 6,00 54 6 54,00 640,000 9 9 15 15 69

11 0 HAKAN ÇİL 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 10 2 10,00 11 1 11,00 6 0 6,00 54 6 54,00 640,000 9 9 15 15 69

12 0 ZEYNEP SEYMEN 4A 14 1 14,00 15 0 15,00 9 3 9,00 10 2 10,00 6 0 6,00 54 6 54,00 640,000 9 9 15 15 69

13 0 EFE ÇAKIR 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 9 3 9,00 12 0 12,00 6 0 6,00 53 7 53,00 630,000 13 13 21 21 109

14 0 CEREN CİRİT 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 9 3 9,00 11 1 11,00 5 1 5,00 53 7 53,00 630,000 13 13 21 21 109

15 0 YASİN METE KOYUN4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 3 9,00 11 1 11,00 5 1 5,00 53 7 53,00 630,000 13 13 21 21 109

16 0 ELİF SU ERTAN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 3 9,00 11 1 11,00 6 0 6,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

17 0 ELANUR AKSOY 4A 14 1 14,00 15 0 15,00 6 6 6,00 12 0 12,00 5 1 5,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

18 0 ENES KALE 4A 15 0 15,00 13 2 13,00 7 5 7,00 12 0 12,00 5 1 5,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

19 0 EZELNAZ ÜZMEZ 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 8 4 8,00 10 2 10,00 6 0 6,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

20 0 ZEYNEP AYTEKİN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 3 9,00 12 0 12,00 5 1 5,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

21 0 AYDIN UGANTAŞ 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 4 8,00 12 0 12,00 5 1 5,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

22 0 YAĞIZ ŞEN 4A 13 2 13,00 12 3 12,00 10 2 10,00 12 0 12,00 5 1 5,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

23 0 YİĞİ T COŞKUN 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 10 2 10,00 11 1 11,00 6 0 6,00 52 8 52,00 620,000 16 16 27 27 150

24 0 EMİRHAN YOLLUĞ 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 9 3 9,00 12 0 12,00 5 1 5,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

25 0 HASAN AKA 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 3 9,00 11 1 11,00 6 0 6,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

26 0 SEYİT EREN DURDUU4A 13 2 13,00 14 1 14,00 7 5 7,00 12 0 12,00 5 1 5,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

27 0 NEHİR ATAN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 8 4 8,00 12 0 12,00 5 1 5,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

28 0 TUĞRA EFE BOZKURT4A 13 2 13,00 12 3 12,00 10 2 10,00 10 2 10,00 6 0 6,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

29 0 ECRİN AYSU 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 8 4 8,00 11 1 11,00 4 2 4,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

30 0 SADIK EMRE GÖZÜTOK4A 15 0 15,00 12 3 12,00 9 3 9,00 10 2 10,00 5 1 5,00 51 9 51,00 610,000 24 24 37 37 198

31 0 ENES BABER 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 8 4 8,00 11 1 11,00 4 2 4,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

32 0 NİSA SAKARYA 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 4 8,00 11 1 11,00 5 1 5,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

33 0 AYŞEGÜL KARAZEYBEK4A 14 1 14,00 12 3 12,00 8 4 8,00 11 1 11,00 5 1 5,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

34 0 MUHTEREM UÇKAN4A 12 3 12,00 14 1 14,00 8 4 8,00 11 1 11,00 5 1 5,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

35 0 ZEYNEP GÜNEŞ 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 8 4 8,00 11 1 11,00 6 0 6,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

36 0 ENES HALİL TEKSİN4A 13 2 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 11 1 11,00 4 2 4,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

37 0 AHMET UTKU 4A 15 0 15,00 13 2 13,00 7 5 7,00 12 0 12,00 3 3 3,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

38 0 HALİL İBRA TÜRKER4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 3 9,00 11 1 11,00 4 2 4,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

39 0 ECECEYLİNN PEKER4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 4 8,00 11 1 11,00 4 2 4,00 50 10 50,00 600,000 31 31 47 47 259

40 0 HAKAN *AAN KESKİN4A 13 2 13,00 11 3 11,00 8 4 8,00 11 1 11,00 6 0 6,00 49 10 49,00 590,000 40 40 61 61 323

41 0 KAYRA TAŞDAN 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 5 7 5,00 12 0 12,00 5 1 5,00 49 11 49,00 590,000 40 40 61 61 323

42 0 GÖKTUĞ GÖKDERE4A 12 3 12,00 14 1 14,00 8 4 8,00 9 3 9,00 6 0 6,00 49 11 49,00 590,000 40 40 61 61 323

43 0 BEGÜM IŞIK 4A 13 2 13,00 10 4 10,00 10 2 10,00 11 0 11,00 5 1 5,00 49 9 49,00 590,000 40 40 61 61 323

44 0 TUĞBERK YÖKSEL 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 4 8,00 11 1 11,00 4 2 4,00 49 11 49,00 590,000 40 40 61 61 323

45 0 BERKAY BULUT 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 3 9,00 10 2 10,00 4 2 4,00 49 11 49,00 590,000 40 40 61 61 323

46 0 AYŞENA Z SARIKAYA4A 14 1 14,00 12 3 12,00 5 7 5,00 12 0 12,00 6 0 6,00 49 11 49,00 590,000 40 40 61 61 323

47 0 FURKAN GİR*İN 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 6 6 6,00 9 2 9,00 6 0 6,00 48 11 48,00 580,000 47 47 72 72 383

48 0 M BERK TUNÇ 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 4 8,00 9 3 9,00 5 1 5,00 48 12 48,00 580,000 47 47 72 72 383
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49 0 BEGÜM ÇALIŞKAN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 8 4 8,00 9 3 9,00 5 1 5,00 48 12 48,00 580,000 47 47 72 72 383

50 0 ZEYNEP SU ALTUNS Y4A 13 2 13,00 11 4 11,00 8 4 8,00 11 1 11,00 5 1 5,00 48 12 48,00 580,000 47 47 72 72 383

51 0 MAVİNUR AKGÜN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 7 5 7,00 11 1 11,00 4 2 4,00 48 12 48,00 580,000 47 47 72 72 383

52 0 FURKAN GÜNÜRÜN4A 13 2 13,00 14 1 14,00 6 6 6,00 11 1 11,00 3 3 3,00 47 13 47,00 570,000 52 52 80 80 435

53 0 NUR BAYRAM 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 4 8 4,00 11 1 11,00 6 0 6,00 47 13 47,00 570,000 52 52 80 80 435

54 0 HATİCE BEDEZ 4A 15 0 15,00 9 5 9,00 8 4 8,00 10 2 10,00 5 1 5,00 47 12 47,00 570,000 52 52 80 80 435

55 0 EFE CAN TATAR 4A 14 1 14,00 10 5 10,00 8 4 8,00 10 2 10,00 4 2 4,00 46 14 46,00 560,000 55 55 85 85 496

56 0 YAREN KARAKAYA 4A 14 1 14,00 10 5 10,00 8 4 8,00 10 2 10,00 4 2 4,00 46 14 46,00 560,000 55 55 85 85 496

57 0 CEMİLE NUR YARICI4A 12 3 12,00 13 2 13,00 7 5 7,00 10 2 10,00 4 2 4,00 46 14 46,00 560,000 55 55 85 85 496

58 0 EMİN KILINÇ 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 3 9,00 8 4 8,00 3 3 3,00 45 15 45,00 550,000 58 58 90 90 565

59 0 BATIN SİVRİ 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 9 3 9,00 12 0 12,00 0 0 0,00 45 9 45,00 550,000 58 58 90 90 565

60 0 BEYZA YARICI 4A 14 1 14,00 9 6 9,00 7 5 7,00 11 1 11,00 4 2 4,00 45 15 45,00 550,000 58 58 90 90 565

61 0 ARDA DURMUŞ 4A 13 2 13,00 9 6 9,00 6 6 6,00 11 1 11,00 6 0 6,00 45 15 45,00 550,000 58 58 90 90 565

62 0 BAHAR MUTLUER 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 6 6 6,00 11 1 11,00 4 2 4,00 45 15 45,00 550,000 58 58 90 90 565

63 0 DEFNE CANGÖZ 4A 13 2 13,00 11 4 11,00 6 6 6,00 9 2 9,00 6 0 6,00 45 14 45,00 550,000 58 58 90 90 565

64 0 TUANA UMUT 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 4 8,00 8 4 8,00 6 0 6,00 45 15 45,00 550,000 58 58 90 90 565

65 0 SÜLEYMAN EŞSİZ 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 11 1 11,00 5 1 5,00 44 16 44,00 540,000 65 65 102 102 640

66 0 ELANUR KAYA 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 8 4 8,00 9 3 9,00 5 1 5,00 43 17 43,00 530,000 66 66 104 104 716

67 0 METEHAN KILIÇKAYA4A 10 5 10,00 11 3 11,00 8 4 8,00 8 4 8,00 5 1 5,00 42 17 42,00 520,000 67 67 105 105 781

68 0 SAMET AK 4A 14 1 14,00 5 10 5,00 9 3 9,00 9 3 9,00 5 1 5,00 42 18 42,00 520,000 67 67 105 105 781

69 0 DENİZ DOĞAN 4A 11 1 11,00 10 2 10,00 8 4 8,00 8 4 8,00 5 1 5,00 42 12 42,00 520,000 67 67 105 105 781

70 0 MACİDE COŞKUN 4A 13 2 13,00 8 3 8,00 7 2 7,00 9 2 9,00 5 0 5,00 42 9 42,00 520,000 67 67 105 105 781

71 0 SEMİH DEM*R 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 8 4 8,00 8 4 8,00 4 2 4,00 41 19 41,00 510,000 71 71 112 112 842

72 0 NAZLI BAYRAM 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 9 3 9,00 9 3 9,00 3 3 3,00 41 19 41,00 510,000 71 71 112 112 842

73 0 KADRİYENUR YAMAN4A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 11 1 11,00 2 4 2,00 41 19 41,00 510,000 71 71 112 112 842

74 0 BURAK ZEYBEK 4A 8 6 8,00 10 5 10,00 8 4 8,00 12 0 12,00 3 3 3,00 41 18 41,00 510,000 71 71 112 112 842

75 0 AYBERK KAYHAN 4A 9 6 9,00 10 5 10,00 9 3 9,00 10 2 10,00 3 2 3,00 41 18 41,00 510,000 71 71 112 112 842

76 0 UYGAR MERAY 4A 13 2 13,00 12 2 12,00 6 6 6,00 7 5 7,00 2 4 2,00 40 19 40,00 500,000 76 76 119 119 915

77 0 ŞUHEDA GÖRÜŞ 4A 9 6 9,00 9 3 9,00 8 4 8,00 11 1 11,00 3 3 3,00 40 17 40,00 500,000 76 76 119 119 915

78 0 ASU YAREN 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 6 6 6,00 12 0 12,00 4 2 4,00 40 20 40,00 500,000 76 76 119 119 915

79 0 ELİF SEVİNDİK 4A 12 3 12,00 9 6 9,00 6 6 6,00 8 4 8,00 4 2 4,00 39 21 39,00 490,000 79 79 125 125 983

80 0 BİLAL PARUĞ 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 8 4 8,00 3 3 3,00 39 21 39,00 490,000 79 79 125 125 983

81 0 HATİCENUR ELÇİ 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 5 7,00 9 3 9,00 2 4 2,00 39 21 39,00 490,000 79 79 125 125 983

82 0 ASLI CEYLAN 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 6 6 6,00 9 3 9,00 3 3 3,00 39 21 39,00 490,000 79 79 125 125 983

83 0 ELİF AKSOY 4A 13 2 13,00 7 8 7,00 6 6 6,00 9 3 9,00 3 3 3,00 38 22 38,00 480,000 83 83 130 130 1043

84 0 SABRİ SÜNER 4A 12 3 12,00 7 8 7,00 7 5 7,00 10 2 10,00 2 4 2,00 38 22 38,00 480,000 83 83 130 130 1043

85 0 CEYLİNAZ PAKDEMİR4A 11 4 11,00 8 7 8,00 6 6 6,00 9 3 9,00 4 2 4,00 38 22 38,00 480,000 83 83 130 130 1043

86 0 NEHİR SU KOÇ 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 9 3 9,00 10 2 10,00 3 3 3,00 38 22 38,00 480,000 83 83 130 130 1043

87 0 RAŞİT EMRE AKİŞ 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 7 5 7,00 8 4 8,00 3 3 3,00 38 22 38,00 480,000 83 83 130 130 1043

88 0 YİĞİT YÜKSEL 4A 10 3 10,00 10 3 10,00 7 5 7,00 9 3 9,00 1 5 1,00 37 19 37,00 470,000 88 88 139 139 1111

89 0 YAĞMUR ŞAHİNOĞLU4A 12 3 12,00 7 7 7,00 8 4 8,00 6 5 6,00 4 2 4,00 37 21 37,00 470,000 88 88 139 139 1111

90 0 ORÇUN KARAMAN 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 6 6 6,00 6 6 6,00 4 2 4,00 37 23 37,00 470,000 88 88 139 139 1111

91 0 ASLIHAN AHSEN TAŞ4A 11 4 11,00 7 8 7,00 8 4 8,00 9 3 9,00 2 4 2,00 37 23 37,00 470,000 88 88 139 139 1111

92 0 GÜLMİR DEMİRDÖĞEN4A 11 4 11,00 7 8 7,00 5 7 5,00 10 2 10,00 3 3 3,00 36 24 36,00 460,000 92 92 146 146 1170

93 0 EYŞAN YILMAZ 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 8 4 8,00 5 7 5,00 3 3 3,00 36 24 36,00 460,000 92 92 146 146 1170

94 0 D BERKE AFŞAR 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 8 4 8,00 7 5 7,00 3 3 3,00 36 24 36,00 460,000 92 92 146 146 1170

95 0 UMUT SAPMAZ 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 8 4 8,00 8 4 8,00 3 3 3,00 36 24 36,00 460,000 92 92 146 146 1170

96 0 HAZAR KARAALPP 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 8 4 8,00 7 3 7,00 0 0 0,00 36 16 36,00 460,000 92 92 146 146 1170
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97 0 ELİFNA Z ÖZCAN 4A 13 1 13,00 7 2 7,00 5 7 5,00 4 0 4,00 6 0 6,00 35 10 35,00 450,000 97 97 153 153 1238

98 0 ELİF NUR ÇINAR 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 7 5 7,00 9 3 9,00 2 4 2,00 35 25 35,00 450,000 97 97 153 153 1238

99 0 NAFİYE NAZ YEŞİL 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 7 5 7,00 8 4 8,00 2 4 2,00 35 25 35,00 450,000 97 97 153 153 1238

100 0 M MUSAP AKIN 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 2 10 2,00 9 3 9,00 4 2 4,00 35 25 35,00 450,000 97 97 153 153 1238

101 0 YASAN ŞİRİN 4A 10 5 10,00 7 8 7,00 5 7 5,00 10 2 10,00 3 3 3,00 35 25 35,00 450,000 97 97 153 153 1238

102 0 GAMZE TEMER 4A 13 2 13,00 8 5 8,00 8 4 8,00 4 8 4,00 1 5 1,00 34 24 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

103 0 UMUT ERİM 4A 9 6 9,00 6 8 6,00 3 1 3,00 10 2 10,00 6 0 6,00 34 17 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

104 0 NEŞE AL 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 6 6 6,00 8 4 8,00 2 4 2,00 34 26 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

105 0 ADİL ERE AKİŞ 4A 9 6 9,00 9 6 9,00 3 9 3,00 9 3 9,00 4 2 4,00 34 26 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

106 0 BEYZA SIRİKLIGİL 4A 13 2 13,00 10 3 10,00 9 3 9,00 2 0 2,00 0 0 0,00 34 8 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

107 0 TALHA ALP SARAÇ 4A 9 6 9,00 9 6 9,00 7 5 7,00 6 6 6,00 3 3 3,00 34 26 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

108 0 SÜLEYMAN ÇETİN 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 6 6 6,00 7 5 7,00 2 4 2,00 34 26 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

109 0 SÜMEYRA KOZAK 4A 10 5 10,00 12 3 12,00 6 6 6,00 3 9 3,00 3 3 3,00 34 26 34,00 440,000 102 102 159 159 1289

110 0 ELİF CEYDA TOPRAKÇI4A 8 7 8,00 7 8 7,00 6 6 6,00 9 3 9,00 3 3 3,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

111 0 EZGİ TUTUK 4A 11 4 11,00 7 8 7,00 6 6 6,00 5 7 5,00 4 2 4,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

112 0 İREM DEMİR 4A 9 6 9,00 5 10 5,00 9 3 9,00 10 2 10,00 0 6 0,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

113 0 ZUHAL FIRTANA 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 4 8 4,00 7 5 7,00 2 4 2,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

114 0 YUNUS EMRE ÖZGÜVENÇ4A 11 4 11,00 5 10 5,00 8 4 8,00 7 5 7,00 2 4 2,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

115 0 AYŞENUR KUŞTUTAN4A 13 2 13,00 10 5 10,00 7 5 7,00 2 8 2,00 1 4 1,00 33 24 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

116 0 SEDA BODUR 4A 9 6 9,00 5 10 5,00 6 6 6,00 10 2 10,00 3 3 3,00 33 27 33,00 430,000 110 110 173 173 1358

117 0 MESUTCAN YAMAC4A 12 3 12,00 7 8 7,00 4 8 4,00 6 6 6,00 3 3 3,00 32 28 32,00 420,000 117 117 184 184 1425

118 0 DAMLA BORACI 4A 8 2 8,00 6 0 6,00 7 5 7,00 10 2 10,00 1 0 1,00 32 9 32,00 420,000 117 117 184 184 1425

119 0 ENES EMRE YEŞİLKULA4A 8 7 8,00 7 8 7,00 7 5 7,00 7 5 7,00 2 4 2,00 31 29 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

120 0 CEYLİN SARAÇ 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 4 8 4,00 8 4 8,00 3 3 3,00 31 29 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

121 0 ARDA SÜLEY ÜSTÜNTAŞ4A 11 4 11,00 7 6 7,00 7 4 7,00 5 7 5,00 1 4 1,00 31 25 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

122 0 SÜMEYRA ÇELİKKAPI4A 11 2 11,00 4 5 4,00 6 5 6,00 6 3 6,00 4 0 4,00 31 15 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

123 0 CEYLİN KILIÇ 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 8 4 8,00 3 3 3,00 0 0 0,00 31 17 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

124 0 HATİCE AKSÜNGÜ 4A 13 2 13,00 12 3 12,00 4 8 4,00 2 1 2,00 0 0 0,00 31 14 31,00 410,000 119 119 187 187 1480

125 0 EMİRHAN TİRIL 4A 9 6 9,00 8 6 8,00 5 7 5,00 7 5 7,00 1 4 1,00 30 28 30,00 400,000 125 125 197 197 1544

126 0 FATMA ELA BAKIRCI4A 12 3 12,00 9 6 9,00 3 9 3,00 5 7 5,00 1 5 1,00 30 30 30,00 400,000 125 125 197 197 1544

127 0 SEZAİ UYAR 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 8 4 8,00 8 4 8,00 2 4 2,00 30 30 30,00 400,000 125 125 197 197 1544

128 0 HAMDİ BİLGİN 4A 9 6 9,00 6 9 6,00 5 7 5,00 7 5 7,00 2 4 2,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

129 0 KALBEN ÖNÜR 4A 13 2 13,00 10 3 10,00 6 2 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 7 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

130 0 ENES AKTAŞ 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 6 6 6,00 10 2 10,00 0 6 0,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

131 0 GÜLNUR 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 2 10 2,00 8 4 8,00 2 4 2,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

132 0 EYLÜL KOÇYİĞİT 4A 9 5 9,00 5 5 5,00 8 4 8,00 6 6 6,00 1 5 1,00 29 25 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

133 0 SUDE KARAKUZU 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 6 6 6,00 8 4 8,00 1 5 1,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

134 0 SELAMİ EFE 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 6 6 6,00 6 5 6,00 1 5 1,00 29 30 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

135 0 AYSELL*R A DİNÇER4A 10 5 10,00 8 7 8,00 6 6 6,00 5 4 5,00 0 0 0,00 29 22 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

136 0 MUH*M ET KARHAN4A 9 6 9,00 10 5 10,00 3 9 3,00 4 8 4,00 3 3 3,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

137 0 NİLSU KARADAĞ 4A 4 11 4,00 7 8 7,00 6 6 6,00 10 2 10,00 2 4 2,00 29 31 29,00 390,000 128 128 201 201 1613

138 0 HİLAL SERBEST 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 5 7 5,00 3 1 3,00 0 0 0,00 28 18 28,00 380,000 138 138 212 212 1669

139 0 RAHMAN CAN ÇAKAR4A 8 7 8,00 4 9 4,00 4 8 4,00 9 2 9,00 3 3 3,00 28 29 28,00 380,000 138 138 212 212 1669

140 0 HASAN ARDA SEHER4A 7 8 7,00 7 7 7,00 7 5 7,00 4 8 4,00 3 3 3,00 28 31 28,00 380,000 138 138 212 212 1669

141 0 NİLAY AYANA    P 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 9 3 9,00 5 7 5,00 0 6 0,00 28 32 28,00 380,000 138 138 212 212 1669

142 0 GÜLALŞE KARAMAN4A 13 2 13,00 6 9 6,00 2 10 2,00 5 7 5,00 1 5 1,00 27 33 27,00 370,000 142 142 218 218 1723

143 0 HACER ER ERİŞ 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 4 8 4,00 8 4 8,00 0 5 0,00 27 32 27,00 370,000 142 142 218 218 1723

144 0 KAAN KOZAK 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 5 7 5,00 3 2 3,00 0 0 0,00 27 20 27,00 370,000 142 142 218 218 1723
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Mlli Egemenlik İlkokulu Binot 4. Sınıf 4. Deneme 175 271 271 2448

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,87 9 6 8,57 6 6 5,98 8 4 7,62 3 3 3,06 35 24 34,96 449,567

Okul Ortalaması 11 4 10,94 9 5 9,23 7 5 6,54 8 3 8,20 4 2 3,53 38 20 37,82 478,229

KATILIMLAR

145 0 RAMA TURAN 4A 10 5 10,00 7 8 7,00 5 7 5,00 5 4 5,00 0 0 0,00 27 24 27,00 370,000 142 142 218 218 1723

146 0 MERVE BEKÇİ 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 5 7 5,00 4 8 4,00 1 5 1,00 26 34 26,00 360,000 146 146 223 223 1779

147 0 MUSTAFA IŞIK 4A 9 6 9,00 10 4 10,00 3 9 3,00 2 10 2,00 2 4 2,00 26 33 26,00 360,000 146 146 223 223 1779

148 0 ŞERİF KOZAK 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 7 5 7,00 6 6 6,00 2 4 2,00 26 34 26,00 360,000 146 146 223 223 1779

149 0 ESRA ÜNLÜ 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 5 6 5,00 3 9 3,00 3 3 3,00 25 34 25,00 350,000 149 149 227 227 1832

150 0 HATİCE ALTINÖZ 4A 11 4 11,00 3 12 3,00 6 6 6,00 2 10 2,00 3 3 3,00 25 35 25,00 350,000 149 149 227 227 1832

151 0 İLAYD ÖZDEMİR 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 6 6 6,00 4 8 4,00 3 3 3,00 25 35 25,00 350,000 149 149 227 227 1832

152 0 AYÇA ÜSTÜNTAŞ 4A 10 5 10,00 8 4 8,00 2 10 2,00 2 7 2,00 2 4 2,00 24 30 24,00 340,000 152 152 232 232 1878

153 0 HİKMET KIVRAK 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 4 8 4,00 8 4 8,00 0 6 0,00 24 36 24,00 340,000 152 152 232 232 1878

154 0 SÜLEYMAN KÖROĞLU4A 10 5 10,00 5 9 5,00 5 7 5,00 4 3 4,00 0 0 0,00 24 24 24,00 340,000 152 152 232 232 1878

155 0 BÜŞRA SUNA 4A 5 10 5,00 3 12 3,00 7 5 7,00 6 6 6,00 3 3 3,00 24 36 24,00 340,000 152 152 232 232 1878

156 0 BEYZA ÖZKAYA 4A 7 8 7,00 4 10 4,00 4 8 4,00 4 8 4,00 5 1 5,00 24 35 24,00 340,000 152 152 232 232 1878

157 0 YÜCEL ÖZER 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 5 7 5,00 5 7 5,00 2 4 2,00 23 37 23,00 330,000 157 157 241 241 1929

158 0 NİYAZİ AKYILDIZ 4A 12 3 12,00 6 8 6,00 5 7 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 23 18 23,00 330,000 157 157 241 241 1929

159 0 PAKİZESU *OKUŞ 4A 8 7 8,00 6 9 6,00 2 10 2,00 5 7 5,00 2 4 2,00 23 37 23,00 330,000 157 157 241 241 1929

160 0 SÜLEYMAN ÖZ 4A 8 7 8,00 8 6 8,00 1 9 1,00 6 5 6,00 0 0 0,00 23 27 23,00 330,000 157 157 241 241 1929

161 0 NEHİR YÜKSEL 4A 13 2 13,00 5 10 5,00 3 9 3,00 1 1 1,00 0 0 0,00 22 22 22,00 320,000 161 161 249 249 1982

162 0 UTKU ÇAK R 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 5 7 5,00 4 8 4,00 1 5 1,00 22 38 22,00 320,000 161 161 249 249 1982

163 0 DAMLA KILINÇ 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 3 3 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 14 22,00 320,000 161 161 249 249 1982

164 0 BETÜL SEYREK 4A 9 6 9,00 3 12 3,00 6 6 6,00 3 4 3,00 0 0 0,00 21 28 21,00 310,000 164 164 254 254 2039

165 0 ARDA ÖZKAN 4A 8 7 8,00 3 12 3,00 3 9 3,00 4 8 4,00 2 4 2,00 20 40 20,00 300,000 165 165 256 256 2093

166 0 HASAN DEVİRGEN 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 1 11 1,00 5 7 5,00 2 4 2,00 19 41 19,00 290,000 166 166 258 258 2142

167 0 KAAN ÜNVER 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 1 11 1,00 2 4 2,00 0 0 0,00 18 30 18,00 280,000 167 167 260 260 2187

168 0 MELEKNAZ ÖZCAN4A 6 9 6,00 7 8 7,00 2 10 2,00 2 6 2,00 0 0 0,00 17 33 17,00 270,000 168 168 261 261 2224

169 0 MEHMET CAN KARA4A 3 12 3,00 5 10 5,00 3 9 3,00 3 9 3,00 2 4 2,00 16 44 16,00 260,000 169 169 262 262 2276

170 0 MERYEM SERBEST 4A 2 13 2,00 6 9 6,00 1 11 1,00 5 7 5,00 2 4 2,00 16 44 16,00 260,000 169 169 262 262 2276

171 0 ZEYNEP ÇETİN   NNM4A 3 12 3,00 2 13 2,00 4 8 4,00 7 5 7,00 0 6 0,00 16 44 16,00 260,000 169 169 262 262 2276

172 0 MUSA KUZU 4A 2 12 2,00 4 11 4,00 3 9 3,00 4 4 4,00 0 6 0,00 13 42 13,00 230,000 172 172 266 266 2372

173 0 RABİYA KIRLI 4A 6 9 6,00 2 1 2,00 2 10 2,00 1 11 1,00 2 4 2,00 13 35 13,00 230,000 172 172 266 266 2372

174 0 İ YAREN 4A 2 13 2,00 1 14 1,00 1 11 1,00 6 6 6,00 1 5 1,00 11 49 11,00 210,000 174 174 269 269 2409

175 0 SENA SUBAŞI 4A 10 5 10,00 1 9 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 14 11,00 210,000 174 174 269 269 2409
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